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7t 89

o YA sHY HHS(Transmissible Spongiform Encephalopathies, TSEs)o |2k

w7} s Shlelo] AZARY Po] Foke A4 S Ae B mele
Aglolete St

o QA ol B4l el PaiE(Prp)o] gkt o]Fo] HlgAkA

g9 Tele. gl
(PrP)= WRgslo] A tollx] Bl ghal SR 35 AAA wae a2
S| ek o] o PIsH o] MY ShHeF HgEole] of 3 tEAel Ugo]
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1) AN Zdsk= TSE

B 8. AIOIN LASH= TSE?

S ArE(85~90%) Nl 1921
D) < 7154(5~10%) QTN 1924
OIRK((5%) Oz 2% 1974

HE J20|=HE-0FH(VCID)N1~2%) Y 48 A 85 1996
HEAEDFAEROSZARIAZ Z2ZHESS) 7Y 1936
F=(Kuru) AUSH &L S) S 1957

SV 1986

XHHY 71EN SHS(FF) Aot Ay 1000

71) 320|=HE-0}FH(Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)

° 19204tjo]] ZU9] 4SRRI SkA A=ZSI2E FZ2o|2ME(Hans Gerhard
Creutzfeldt)2} YEA ulgjo} o1 I(Alfons Maria Jakob)7F A &5t
159 ol o HYo] oiFit

o ARl mej 2 chiizlo] BIgASS) Hie AR oF2] HiiR|A| o). AAAIA o=
T ol deto g AmrE Qivh 7H 5 AR AHfold). Ty At Z[uje}
2] st 1~29 oJul APgstal fE Sk qlon & 5oE A%d

= A= Aol
o ARo|ZHE-oFHE APHE wet 4P, 7154, Qe ERd:
olF AP CJD7 85~90%F AFAstH Lul QI 5 AFAA 1 EHo]of| ofsi
PSh= A o= PN 7S4S 74 AxRlo] wet @sh= ZlolH, o_IA

»

2 Exolck

)

D 9 24, B, 23} 5 AT 240 HE3t0] el
U 212k oA A Mol FEE 5220 29 5| Jsjo] Wy
gt

uk] 2405t 7IIEl] okt B0} o) AR 715 Kl olRRloE
shl Al gigict

°
e

=

22) WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies, (WHO/CDS/
CSR/APH, 2000. 3.)
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CP)

F20|=HE-0FZ%(variant Creutzfeldt-Jakob Disease, vCJD)
HE CIDE CJDLF HAL ARG AHHY, 9014, 71543k A o2

oIt MY L2l A+ AHE Sl TAske AAA = dgew

1996 oA H22 HUEQT, 2018 1297F4] A AAlA 2314 24y

3HATt.
HE CJD= =S 0% TSES} HIstl i H5e Holuh 9, Hel

)

g 50 vhulA] DS} ke el 2 asts 271 ARy (D} det HEe]
Agor Bk otk

HEAEDFAEZO|ISZHARIHZE E57(Gerstmann-Straussler—Scheinker

Syndrome, GSS)

EdHo|(102W F=9]
. SEAZ 9} FEH o2 = A
ZARS Holrh JAAI= 2@~10Wo & CJDET IR 4

L

2f) F2(Kuru)

sEolR7]U 0] 250 el Sasow Waye glolct 94 o] 1]
82019] 491 ol canmibalise] ko WA, Aie] M 22
719 FIet Bislo] itk WA olefat ol WAIHo] Baele] g
FAo] gl 1ol AntolA] EBA WAtk W 4helA 2471 ol
Ayt

Oop X|H™ 7154 £HZ(Fatal Familial Insomnia, FFI)
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2) SE0|IM LYsH= TSE

B 9. S20|M LM5H= TSE®

2ed
A2 Scrapie) oF oA 1938
TS U L|ES(Transmissible Mink Encephalopathy, TME) ] 1947
gk AN ZEHChronic Wasting Disease, CWD) A& 1967
A SliHA HE(Bovine Spongiform Encephalopathym, BSE) A 1984

23) WHO Infection Control Guidelines for Transmissible Spongiform Encephalopathies, (WHO/CDS/

CSR/APH, 2000. 3.)
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71 9|

9 Hee ZER(Prion)l® HAHS 7
infectious particle) °]2k= f=olt}. +f, Hlo]g|A, EA|X|o} 5 FXo) B&%l
HaAels A tE A= HYAolth

19679 €1 (Tikvah Alper)x= 23 & T (scrapie)2] HYA7F DNAY RNA 22
SHito| glo] ZA1Echal 461900, 1982 =AY (Stanley B. Prusiner)’} o1&
S PAAA ZE2 7S Sl o] 7R 19974 ZRAYE WS
T/FOIAL o]F mE|R ZHdo] de| A EHUAH:

K= @& (proteinaceous

=
mele WL ohE W AAE| FEEE S4o] glol, YebH9l nlEo]
ohd ¥ A2e EAE 7k MAAZ B gt
D S7ALeIA Sde] ol2i e 71 )

ol

® Hlole2 Fo] Yo T e 2
@ SHRRES P W v

AA oA der FHEVIE Sk ule- Solet Het
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1) =9

o A AARCE QT 1007178 T 1~278 ke FAI o] % 4P do] 85~90%,
7157401 5~10%5 AR, Qg PEIUERE Zeddt 2171=04 4697
AYSHALL, WSS 127014 23270 "BASIACH o] F oF 77%7t F=olA]

o
it
B 10. ® N QM JZ0|RUE-OFSE LM 5458
(Sl 7)

e 79 1 133 9 7 14 142 34 4 5 | 2

s 1 1 4 1 1 19 8 2 1| 489

(&91: 20)

s 178 28 65 4 4 3 3 2 2 1 1 1
TaE2 QIS 2%t ZY A2 37 Zg

$701E(@= %), "05H(E= %), '06HAILCIORII0r %), "14E(R-BS HE)0H| 1214 L4510
= 0170 Ofd <=0 HEE Az FH(0| 2718)

2) =
7h A

o oA o}A7[A] HZE J2o|=XHE-oFFHo] HAJL 9ltt JZo|=HE-

O -

oFEH2 o7} 1007 W2 AlTE T 9o o] oF 30~407A ALt TR

25) Paul Brown, ‘“latrogenic Creutzfeldt-Jakob Disease, Final Assessment’, 5, 2012.6.
26) 9=+, NCJDRSU(The National CJD Research&Surveillance Unit), 2019.2.
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AoE Fls|x ik, e o) e WA At FRsek HxA
S AX3] W] ThEo] 4] A ok R Alo] At

(1) S=ZAI(1980~2000)

Fo|A Ao 7 HE JFo|=HE-okgHo| HAEH 19963} 20004

= Aol 24 2YRANE AP EA Ae] mE AT 4 PLL
o 5% 7HAE At Ak 19804 1%, 1990495 20004 Afolo]
99% 5 % 1009] T} 9l Aow SRlEgch

(2) B=ZA(2001~2010)

2001 ¥5E AAT} AR} Ql= S 408 HETIA] 2GS ARSI
20064 1827140014 20089 322712 HEZA] 57| %e sttt

'

3
[=]

H 12. 2001~2010" FZ0|=HE-OFFYH 2aAk|

e

|-|_|II
0z
o1
©

19 13 15 19 18 28 30 29

(3) H==ZtA|(2011~2018)

P oY 9 el et ME; 7178(2010.12.)90 w=k 201 1E7E BE
Ojm7| oA Alilsks A= et i

H 13. 2011~2018% I20|XHE-OF2Y OAAlY| 545

HRAY 29 45 34 65 33 42 36 53 62
* 20194 EA= 2019. 1. 1.~11. 30. 7|20|H H= J7ts6t BH EAY

L) =
THSAHGERN = 2/ IHSBSE), dATH T, AR AR ddY
(CWD)Z A2E HA7I=4% ‘ﬂé 2| &sto] Te] 2o 9ot
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17 x| B 18-4271& 12-134 10-404 124
(16-84) (4-30) «10) («1-40)
SQFIRI
MM 73%(39%) W 50%(g, 0)) 5 °
A
(PRNP codon W 15%(119%) MM 100%(ZE2A) MM 100% | MM A
129 genotype)
_ 7.3+7.674H& 1270
0fgt 7t - 4-2474
Ead (1-50) (7.5-22.5) H
HHEE00% o SN 100% SN 65%
w5 my avime oz LI onsoimy 17 22k a0 Asizy
= 2% °C LR == 15y HAEH 17%
=i A4 78% 6% - 0% 0%
(Z71 ofmp ° ° ° °
MRI A74 0% - - 77% -

S o) 2719} 9 S4o] 719 Aol wet 27 thErke Holh F54
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I. 2=

TSE= 7t ZAghE= PRNP F3419] oFd/de] ezt v E4d2olet 914
D ¢RE ALt Z+ FdojA 1298 FE(codon 129)°] Hxed
(methionine) 3SHFAMME FIok= 7497} methionine-valine °FEFHIA]
(MV)4 valine SESHAVV)ol Hlslo] EA5] =2 /3 s & & Utk
55| vCJD= EA7IA] AaE He A7 a9 glo] MM s3-ddAel™ MM
SSHIAIRN AP /o] Al AEV = k. 1Ry 4R MVE o] Exlof|A]
vOID7F A9E o th= 7FsAd0] AVIEAL /lon, F20] S MVES] e k=
MM SR 71 FHE71E HRIt= o] d2A4 ok webA MM 5581 EA
o|e}e] FAARIME vCJD SAFAY 7Hs/d= HiAlE o= |lth

2) AZ20|XHE-OFFH
E, 23}, AAA 5 53 FloHA AT o= Wl 199049 S5t
ol WAYo| F7loh= AFS HolANt o= ASHAETS Hal o] XThgo]
5 dojxl g Hi= Zo] o Esith 7 59| A=o|=2YE-oF Y
TRES 49 AT &4 o 9 IgET Faoly garr] A4 ofRele
s dAsict weba gshzoz kol Ageus QI ATk Fash

3) 5 F20|zHE-OIZY

WS A2o|2PE-olFRS AdHAES oY fefiE. 1 7= vt

- 3, debror F Age] AREA-EH Far) = Ao S sl At
St 5, asfEAdESe] 7 2l gt 19904t
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FAPIA] WS AZOo|=RWE-oFHE2 A /50| 71 Wo] TRt
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7} AMIM 3 20|RHE-0[2H

1) 5%
HiA el U A Hol] tRe] A G AR YA Ak
3Pl of@A] ghort, WY FRel vt HSolael 34 2 YFES Kol
At B2lo] A17] 4k Ao] BE B Wy T 14 o Ak

FH A AAL ol FA YA A|fi(subacute progressive dementia), ZFHAS
L3¢ (myoclonus), E44Q1 714 1} AZA(typical periodic complexes
on the FEG), A4 H&LNH AZA(hormal cerebrospinal fluid)o]ct.

Fato] SRS T4l AAIS] AlRtEle] 5= U] 7ol AR A AegEl=
AATHY ZAFSS Holt)h J8u 9 siEL 2A)o] 71| YeRAL B
m2 gho] S0l F55HA A= A9-E HolZ|= jith
AP eAke] oF 25%+= £744R1 Sdel Bl | 5 = e ARE

AFSHeR Rt HISold 452 Hth
- 99l B2 Sjoizt, S o) Wis), WA 89, A87E 5o 48 wisk
A A4, A8 A=, A5 A4, 7199 45, 2AlsE 5899 A4, 755,
al o x}/\_oq

=

agnosias) 53 72 A7 24 BB #FE Fd@4o), $=9] 7o) S
71985} 32 A Aozt FHAF AsAIHA, S-25olH A AolE Zdkeh=
F= Aoz WYL 2| B Ao] A=l Aoa} 8 4~ Qi) o]
7Fs9] 2t FEofA Ak —E‘Jﬁ‘r‘d’ﬂ‘n 9= MR (ataxia)2] ZARS H A Ao
°F 30%2] SAIAM Wb, 2= Rk 70%01d BEd o= e, 23
AT, B85, - A 501 7H %’5‘}74] =L I oY 25 AT XS,
T2 59 &Y 7sHNEE Y 4 Stk

ll
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AloFgoll, AAIZol)S, HRIESS(Balint Syndrome), $HA|, of= 7HX]2] 4}
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O
ilusion) oo OotHL

Cerebellar signs (O ataxia [J gait imbalance)

oo OotHL

Pyramidal sign

(@ motor weakness [J hyperactive DTRG+ O [ spasticity (] Babinski sign)

oo OotHL

Extrapyramidal signs

(@ tremor [ rigidity O dystonia [J dyskinesia [J chorea [J bradykinesia)

oo O0tL

Akinetic mutism
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Psychiatric symptoms
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Al O DA
AR ( 4 & 9
A
@ PrP genotype At
O Al O DJAIH
ARt ( I 1)
Codon 129 O M/M O M/V O V/V
Codon 219 O E/E O E/K O K/K
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g | BA 8 g Helic: SREEHS:
A 2 2AHH0| CIDY #HHE KCD code?t A&LM? Cno Clyes
KCD code U= A2, OFf A0 MFotn TEHS AL 20| AML(0]:A81.0(CJD)).
O=84: o844
Ao O of & [ =G il A = 2)
1. X8
cJD 22 ©) SporadichJD. @ latrogenic CJD @ Familial CJD @ Variant CJD
® Other prion disease ( )
Y=L @ &S} (definite CJD) @ FH=IA} (probable CJD)
= ® 2B} (possible CJD) @ Xt 230 (unclear diagnosis)
CHES ek 3 ZAAON sliEk= 20 XM=
| . Progressive dementia Ono [Oyes [Ouncheckable [Onot recorded
II. Myoclonus Ono [Oyes [Ouncheckable [Onot recorded
Visual signs Ono [Oyes [Ouncheckable [Cnot recorded
Cerebellar signs Ono [Oyes [Ouncheckable [Cnot recorded
QIANOFAL O AHAIAA Pyramidal signs OOno [Oyes Ouncheckable [Onot recorded
Extrapyramidal signs Ono [Oyes [Ouncheckable [Onot recorded
Akinetic mutism Ono [Oyes [Ouncheckable [Onot recorded
Il. CSF(14-3-3 proteinZd®) [no [yes [not performed [not recorded
Brain MRI(CJDA7Y) Ono [Oyes [Onot performed [not recorded
EEG(PSWC) Ono [Oyes [not performed [not recorded
off &= & olid:= A M2
[ Ao 2520k, Ml 7H2l HAKEEG, MRI, 14-3-3 protein) & &t 74
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V. M4

11 2% B4
12 2% B4 LA 3 ¥ Y 1.3 U =R -
1.4 Fck: 3 ¥ Y 15 B ERE-

1.6 F3¢ (U FR32| {70 MHAHL FJ0| U= 0= MR &= S siE== 20| M5)

1.6.1 21X|7|SOl4/0| &8s/ HZHst Ono  [lyes  Ouncheckable  [not recorded

First presenting symptomsZ 7|&5IA 2. ( )
> M =(1.6.10 ‘yes2 MTSH AP 712

a9 OO ]
QXI5
1719 CIno Clyes Cluncheckable [not recorded A =
YNEE Cno Clyes Ouncheckable [Onot recorded A =
)W 2 2xsiE 52 Ono Oyes Oluncheckable [not recorded A =
HAEIES Cno Clyes COuncheckable [Onot recorded A =
b)EIotM=Stnt F|0| Ino Clyes Cluncheckable [not recorded A =
6)A 2 =ZX|E CIno Clyes Ouncheckable [Onot recorded A =
OjAtelis Ono Clyes Cuncheckable [Onot recorded A =
AAS T|ETHIR. (
)

445t Ono Oyes Ouncheckable  [not recorded = =
AAE 7|E0HMIR. (

>
3l
njo
~
2 —

MMSE ABHoIE:  Ono Clyes (Al4st 22, Or2f At
Al A =) o B ( /30)&
Al A =) o B ( /30)H
Al A = o B ( /30)H
Al A = o B ( /30)H
Progressive dementia [no Oyes Ouncheckable [Onot recorded
Language problems [Ino Cyes Ouncheckable [Onot recorded
> yes®l A2 M3 Oaphasic feature Olabulic feature
1.6.2 Myoclonus CIno Clyes Cuncheckable Onot recorded
> MHE E5(1.6.2 GIEt AESI0| 712
Startle response®{E: [Ino Clyes Cuncheckable Onot recorded
1.6.3 Visual signs Cno Clyes Cluncheckable Onot recorded

> HE =(1.6.300 yes'Z XIS A 712

(diplopia [olurred vision [Clvisual field defect [Clvisual agnosia [Clillusion

Y= A0 M2
ho= A 07 [EK )

ol

1.6.4 Cerebellar signs COno  [Clyes  [Cuncheckable  [not recorded

P MIE &=(1.6.401 yes2 It P 7|2)

(ataxia  [gait imbalance

Cigl= AZ40] &
fgeis 2z 2 2 )

ol
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1.6.5 Pyramidal signs Cno Oyes Ouncheckable [Onot recorded

P MHE &=2(1.6.50] ‘yes'Z MIsH AL 7I)

[weakness or paralysis [hyperactive DTR(G+01) [Tispasticity [IBabinski sign
CVIEK )

ofidEle 280 M3

1.6.6 Extrapyramidal signs Ono Oyes Ouncheckable Onot recorded

P MHE &1=(1.6.601 ‘yes'Z MIsH AL 7I)

Ctremor  [rigidity  Cdystonia  [Jdyskinesia  [chorea  [bradykinesia

71K )
1.6.7 Akinetic mutism Cno Clyes COuncheckable not recorded
P M= =
AHE /IS0
1.6.8 Psychiatric symptoms Clno Clyes Cuncheckable Onot recorded

P A &=(1.6.801 ‘yesZ MASH AL 712)

[Cdepression  [Clanxiety [apathy  Chwithdrawal — [Cdelusion  [Challucination

SHeE= 5
o= 240 M2 CIEK )

1.6.9 Persistent painful sensory symptoms [Ino Clyes Cluncheckable Onot recorded

P A &=(1.6.90 ‘yesZ MFF AL 712)

SEl= A7 A3 [Opain  [Cdysaesthesia  [17|EK )

2. AL

2.1 CSF OAl 2 otet OIA Al Y: = e %)
P AlRlet AR, Ol &= & diFkh= 790 MESK! CSF BARERE 71X
14-3-3 protein Z&EHE Ono Oyes Onot recorded
opening pressure(mmCSF)  ( )
color ( )
glucose(mg/dL) CSFK( )/peripheral blood( )
protein(mg/dL) ( )
albumin(mg/dL) ( )
CSF 2A2) RBC count(7H) ( )
WBC count (7H) ( )
PMN(H) ( )
monocytes(7H) ( )
lymphocyte(7H) ( )
eosinophil(7H) ( )
Microscopic exam ( )
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2.2 EEG CAEeret Ot
P Alghst A periodic sharp wave complexes(PSWC) 0182 X|F5l0 EEG T= A4S BS J|XY
AU/ Atz HH PSWC o= A7
14 4 5 & 18¢
OXAIHH Ono  Oyes
OeEH
(g )
(S -
OXAIH A Ono Oyes
O2eHHA
(HaE: )
4 2 ¢
OZAIH A Ono  Oyes
OeEH
(HaeF )
= =
ol
=
Ono  Oyes

O=AtEH

OQeEH
(Hug:

- 83




20209 F20|=RE-OFY 2| X[

2.3 Brain MRI CIAIRHOrSY CIAJBHE!
D ARG A2, ORY ABIS XTSI MRl LS A28 D 7K
NN e
DV ARHOIE: CAfRIRRS ARt
FLAIR ABIOH: CNBIOISE  [ARte!

1445216 Y

A= A0 M3
(] DW E= FLAIROIM high signal abnormalitiesZ E0f= HOP QUSEHE £201 HF)
Craudate nucleus  Cputamen
Otemporal cortex  Oparietal cortex  Qoccipital cortex
O pulvinar sign’ (bilateral pulvinar high signal on MRI scan)

COfrontal cortex

WEINF ] DWOIM (=2 27 D) TIE cortex0ll HiH medial perietal lobe@| diffusion restriction 4740
(1J=HA O £
(s ) - O nomal finding
Zf caudate nucleus ,basal ganglia, cortex signal change=!
DW ARKHE: CARIRRRE  CAfRlS
FLAIR AR DRI CARSS
A= A0 H3
[ DW= FLAIRMA high signal abnormalitiesS 201= 520+ QIS6HE 2201 XH)
Craudate nucleus  Cputarmen
H g ¥ Otemporal cortex  Cparietal cortex  Qoccipital cortex  Ofrontal cortex
[ 'pulvinar sign' (bilateral pulvinar high signal on MRl scan)
(A O DWMOIM (G2 2701 T2 cortexd| HoHl medial perietal lobe®| diffusion restriction 474
(f=HA 0] o ==
(Hag: ) | O nomal finding
Zuf
DW ARHHE: CARIRRRE  [CAfRlet
FLAIR AR CARICIRE  COARERY
PR A0 X3
(1 DW E= FLAIROIM high signal abnormalitiesE E0f= HOP QUSEHE £201 H9)
Craudate nucleus  Oputamen
3 2 Y Otemporal cortex Oparietal cortex  Coccipital cortex  Ofrontal cortex
O "pulvinar sign’ (bilateral pulvinar high signal on MRI scan)
=N O DWOIM (G2 270f) T cortexO| HiH medial perietal lobe| diffusion restriction A7
OefE 0] o =~
(HH: ) O normal finding

2
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2.4 PrP genotype CIARHOtE! N
P AlSt Z2, Off &= & olidklE 47900 M2
Codon 129 MM Y\ ow
PRNP mutation ZE0E | [ho Cyes(MIELEE: )
2.5 HelAEAL CAfRYOIE M [BHRICA (27 et AR 4 "
P AlRlSH Z2, O &=2 7|ol siFE= A0 MIok! HAREUE 7|
ZRRIF S A =4
TS (] (e [VIEE Z=( )
Vacuoles in brain tissue specimen, compatible with CJD [no Clyes
PrP* detection [ho Cyes (O Western blot [ immunohistochemical staining)
ZIAZ Scrapie associated fibril [no Clyes
Ha| A
3. flgdael
3.1 = 1P Onho [yes Clunknown
ENE
AZHQIIR] AL
3,'51;1 = ,:!er_',::% [ho [Clyes [Cunknown | 2l27 2k
219t QA 2
3.1.2 249t OA (o [Clyes Clunknown oj2 7zt
3.1.3 7[E &4 Cho Clyes Clunknown | 423
3.2 822 FALIAHH  [Cho [lyes [Tunknown
MAISZE =A A
321 d¥s=2= A [Cho Oyes Cunknown oz
3.22 MAM X 5== ENE
B Cho [Clyes Cunknown o2y
= A
33 8 [ho [Clyes [Clunknown o7
2P 71E & CID ERIEK} L= FHERpL s 49
7= :
34 7S ro Dies Dhnknoun | Ao o ok - Coasmimp )
3.5 f=7H o=
ki
O 257, 1907100 | © e Lhmknown
3.6 7[E 2P Cho [Clyes [Clunknown S?;\él}( [hypertension  [stroke )
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P Q! F0iM 3.1(3.1.3 M2l E= 3.20i sHshk= 50| 8t 71 O[Q! Z<0H| =k
AH R} =7 |2 Holdd ==/M&% MEN=E HN23=
) 37| 1967419 OOZ2 Meningioma Zﬁ;;;; Lyodura e
4, ZUEA (CID 2Rt B QMRIKIRl Z20)| 2h)
5.1 X Ay & CAHY eRI=7t
5.2 Nt 42, Offf &= =Y | A% &5 O8AY DI VIEK
b AR
(L) (P HUBZHIZALRT)
(Ch) (LH2QI(ZHALRI)

(2 (Chelzel
Cno  [Clyes

5.3 AlZH2I0] CID &
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V. MA

AT W& dHA
[ AA(HHY, 8 9 HA=z2F) AHE: §9A4 |

o] 931 Y FRo|AME-o}FH (Creutzfeldt-Jakob Disease, CJD)o] @|Alg]|= gtxje] A&tstn A A
o gt A e R AW U S AEe] mpofsto], g% o Mgt dHE XSS =P AHo]
WA R BRAAE 2] A AdUch o Yol #ate] kX po g dol HAlo|A o] AET
& dsto], FAHoRE MR A AAR L REA fYS sk 2o Ao SAYUc) £
1Mo 3ol oarg WS|4l 2o gste] AT & F2 PAE ol&ste] WaH AP
A HAAM 2 A7t o e R, Hote FEI oG AHEHA], & A Hojo] of
U g SO distel gEjuxt gy Fadt Hol UMY RS #2 Ho| qle
o FAAL. A7 gds) solsUd.

o BO1g sk gtoln] Aube: ofBA ol &gynt?
Ao ZME-ofFHY2 AtoAl WAsl: AFMsIUGEF o 3 SHA FAMolo) s Wsie KA
2o|2HE-ofgYnt A5 Fofl AujE: WE Azo]AWE-opFY (vCID) ¥ AT U Qlo] ihtEoz
Yol Ahd ARo|AME-ofFY SOR UHo PYUch FRo|AWE-opF YL AU ma] thlido] vy
2 2P FAY Z20|2RE-ofgY S AT gFLY ol ZHME-ofFHo| Yt HAYS UE
o g2fA dguch @ AfolAs qUolA PAshe ARo|AHE-okFY AEY] U P HAY 4

14-3-3 Tl ZiAF @ @A) QAL A ZaHE ol Bsje] ARo|AME-ofFY oN HALE

sk Adst dotol 3 A 9 xgA Y-S 26t ol vigoz Ivbe At oy, A ¢
s A3t A s FHstuA Py

o Ao oA &2F nArgel AFUI?
A9 PAEE Hote] dolo] Aigt EFE & =T SWR RS 7]E0 AUt REHA UEF 55
HE 2o 2dste] weld AYUT & A7 SV A7) Ad 28 (4ml) FAlet Eo
(bml) ZAlelA42l 14-3-3 O A& Aufe} RAXAY At ZAnt 3 2 AUk FaEa (A5
14-3-3 ¢l golyff S2o]2MWE-opFy Wy [AA A0S ¢7] Yole 4L AAE AT WLl
=l FAIH ZlofAY djoPyct [ Y motd 2 9l 7SS v|dz BAY Jloju] YAl
do At 2Hd ZLole mEAe] AYe vYideie fAE YU

w2 o] Aol AL oW FE, Foloiut ARol AFuUN? wef mafrp TAUGH vi-2 ofFA
gy
AL & o) Fojgozn Izo|AME-ojFY AT AT 4&F L JEE FEE AF woH
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